Karina Rodriguez

De: Diana Laura Flores Cardenas <diana.compras@ecodeli.com>
Enviado el: sédbado, 28 de diciembre de 2019 10:40 a. m.

Para: ‘Karina Rodriguez'

Asunto: COMPROBANTE DE PAGO/SOLICITO FACTURA

Marca de seguimiento: Seguimiento

Estado de marca: Marcado

Hola kari, ya me hicieron el deposito, ¢ Podemos hacer el cambio de la factura?

Saludos.

Diana Laura Flores Cardenas
Ejecutiva de Importaciones
Av. Restauradores Ote. 1001
Int. 2 Fracc. Los Arcos
Tel. (477) 788 98 00 Ext. 176

De: Auxiliar Compras [mailto:auxcompras@ade1000.com]

Enviado el: sabado, 28 de diciembre de 2019 10:32 a. m.

Para: 'Diana Laura Flores Cardenas' <diana.compras@ecodeli.com>
CC: efren.tmkleon@ecodeli.com

Asunto: COMPROBANTE DE PAGO/SOLICITO FACTURA

Buen dia Dianal

Envio comprobante de pago y al mismo tiempo solicito que me apoyes con la cancelacion de la
factura anterior, y re factures el monto pagado, envio datos de facturacion

METODO DE PAGO: PUE (PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION)
FORMA DE PAGO: 03 (TRANSFERENCIA)

USO DEL CFDI: G03 (GASTOS EN GENERAL)

Quedo atenta.

Gracias de antemano.

Saludos

De: Bancomer.com Otros Bancos2 [ ]
Enviado el: viernes, 27 de diciembre de 2019 06:54 p. m.



Para:
Asunto: Interbancaria Banca en Linea

Le informamos que le fue enviada una Transferencia interbancaria a cuenta de
cheques/ahorro, bajo las siguientes condiciones.

Titular de la cuenta de retiro ADHESIVOS DEL BAJIO S DE RL DE CV
Banco Destino BANORTE/ IXE

Cuenta de depA3sito *kkkxkxkkkkkk*x%x7474

Nombre del beneficiario ECODELI COMERCIAL SA DE CV
Importe $ 14,243.64

Fecha de operaciA3n 27 de Diciembre de 2019, 6:53:55 PM
Forma de depdsito MISMO DiA (SPEI)

Concepto de pago FACT BJX70081

Folio Internet 2162731721

MENSAJE: ADEMIL PAGO FACT BJX70081

Este correo constituye sdlo una referencia de los términos en que se realizé la operacion, el Unico comprobante oficial
es el estado de cuenta de cheques que emite el GFBBVA Bancomer, S.A.



