Karina Rodriguez

De: Hugo Enrique Lopez Mendoza <hugo.cxcleon@ecodeli.com>

Enviado el: lunes, 12 de agosto de 2019 03:55 p. m.

Para: ‘Karina Rodriguez'

cc: '‘Ana Laura Gomez Contreras'; 'Luis Fernando Ramos Perez'

Asunto: RV: solicitud de soporte orden de compra factura CB62676 Consumibles Proveedor
ECODELI

Datos adjuntos: CMX5350-MX6920.pdf

Marca de seguimiento: Seguimiento

Estado de marca: Marcado

Categorias: Categoria roja

Hola Kary buenas tardes.

Nos podrias ayudar con la re factura de la CMX5350, se debe generar con la nueva OC que nos proporcionan CB62676-
V2 por favor.

Sus datos fiscales son
99
GO3

Cualquier duda quedo a tus érdenes.

Saludos.

De: Castro, Abraham @ Mexico City [mailto:Abraham.Castro@cbre.com]

Enviado el: lunes, 12 de agosto de 2019 03:34 p. m.

Para: Hugo Enrique Lopez Mendoza <hugo.cxcleon@ecodeli.com>; 'Ana Laura Gomez Contreras'
<ana.tmkleon@ecodeli.com>

CC: 'Luis Fernando Ramos Perez' <luis.ramos@ecodeli.com>; GUZMAN, CECILIA @ Mexico
<CECILIA.GUZMAN@cbre.com>

Asunto: RE: solicitud de soporte orden de compra factura CB62676 Consumibles Proveedor ECODELI

Hay que refacturar ya que el numero de la orden de compra debe de quedar en el cuerpo de la factura...

Sin mas por el momento, me despido agradeciendo la atencion a la presente y quedanto atento de sus comentarios.

Abraham Castro Quintana | Country Manager Nestle Account

CBRE | Global Workplace Solutions

Torre Virreyes

Pedregal 24, Piso 17 | Lomas de Chapultepec | Miguel Hidalgo | México, D.F. 11040
M. +52 1 55 45983556

abraham.castro@cbre.com | www.cbre.com




Este correo electronico puede contener informacion confidencial y/o informacion privilegiada. Si usted no es el destinatario (o ha recibido este correo electronico por error)
por favor notifique inmediatamente al remitente y destriyalo. La copia no autorizada, divulgacion o distribucién del material en este correo electrénico esta estrictamente
prohibido.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender
immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.

GO GREEN! Por favor, tenga en cuenta su responsabilidad con el medio ambiente antes de imprimir este correo
GO GREEN ! Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail.

De: Hugo Enrique Lopez Mendoza <hugo.cxcleon@ecodeli.com>

Enviado el: lunes, 12 de agosto de 2019 03:09 p. m.

Para: Castro, Abraham @ Mexico City <Abraham.Castro@cbre.com>; 'Ana Laura Gomez Contreras'
<ana.tmkleon@ecodeli.com>

CC: 'Luis Fernando Ramos Perez' <luis.ramos@ecodeli.com>; GUZMAN, CECILIA @ Mexico
<CECILIA.GUZMAN®@cbre.com>

Asunto: RE: solicitud de soporte orden de compra factura CB62676 Consumibles Proveedor ECODELI

Abraham buenas tardes.
Solo confirmame si es necesario que la re facture o con esta misma la puedo cargar por favor.

Saludos.

De: Castro, Abraham @ Mexico City [mailto:Abraham.Castro@cbre.com]

Enviado el: lunes, 12 de agosto de 2019 02:01 p. m.

Para: Hugo Enrique Lopez Mendoza <hugo.cxcleon@ecodeli.com>; 'Ana Laura Gomez Contreras'
<ana.tmkleon@ecodeli.com>

CC: 'Luis Fernando Ramos Perez' <luis.ramos@ecodeli.com>; GUZMAN, CECILIA @ Mexico
<CECILIA.GUZMAN@cbre.com>

Asunto: RE: solicitud de soporte orden de compra factura CB62676 Consumibles Proveedor ECODELI

Saludos Hugo deben de colocar este numero de orden de compra:

Proveedor Concepto Monto PO Nestlé Factura CBRE
CB62676-V2 Ecodeli Comercial, SA de CV limpi 6,335.85 4500438402 10113

Sin mas por el momento, me despido agradeciendo la atencion a la presente y quedanto atento de sus comentarios.

Abraham Castro Quintana | Country Manager Nestle Account

CBRE | Global Workplace Solutions

Torre Virreyes

Pedregal 24, Piso 17 | Lomas de Chapultepec | Miguel Hidalgo | México, D.F. 11040
M. +52 1 55 45983556

abraham.castro@cbre.com | www.cbre.com

Este correo electronico puede contener informacion confidencial y/o informacion privilegiada. Si usted no es el destinatario (o ha recibido este correo electronico por error)
por favor notifique inmediatamente al remitente y destriyalo. La copia no autorizada, divulgacion o distribucion del material en este correo electrénico esta estrictamente
prohibido.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender
immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.



GO GREEN! Por favor, tenga en cuenta su responsabilidad con el medio ambiente antes de imprimir este correo
GO GREEN ! Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail.

De: Hugo Enrique Lopez Mendoza <hugo.cxcleon@ecodeli.com>

Enviado el: sdbado, 10 de agosto de 2019 10:36 a. m.

Para: Castro, Abraham @ Mexico City <Abraham.Castro@cbre.com>; 'Ana Laura Gomez Contreras'
<ana.tmkleon@ecodeli.com>

CC: 'Luis Fernando Ramos Perez' <luis.ramos@ecodeli.com>; GUZMAN, CECILIA @ Mexico
<CECILIA.GUZMAN@cbre.com>

Asunto: RE: solicitud de soporte orden de compra factura CB62676 Consumibles Proveedor ECODELI

Abraham buenos dias.

Solicitamos tu apoyo por favor, nos estan rechazando esta factura, nos mencionan que el motivo del rechazo es porque
la OC esta cancelada.

Si te hace falta algo mas por parte de nosotros quedamos a tus drdenes.

Saludos.

32192 5350 CONSUMIBLES SANITARIOS cbE267a 1 Oficinas Centrales
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FRCHATORA

De: Castro, Abraham @ Mexico City [mailto:Abraham.Castro@cbre.com]

Enviado el: lunes, 1 de julio de 2019 04:04 p. m.

Para: Hugo Enrique Lopez Mendoza <hugo.cxcleon@ecodeli.com>; 'Ana Laura Gomez Contreras'
<ana.tmkleon@ecodeli.com>

CC: 'Luis Fernando Ramos Perez' <|uis.ramos@ecodeli.com>

Asunto: RE: solicitud de soporte orden de compra factura CB62676 Consumibles Proveedor ECODELI

Saludos Hugo ya se valido la factura revisar en el portal si ya fue asi por favor...

Sin mas por el momento, me despido agradeciendo la atencion a la presente y quedanto atento de sus comentarios.

Abraham Castro Quintana | Country Manager Nestle Account

CBRE | Global Workplace Solutions

Torre Virreyes

Pedregal 24, Piso 17 | Lomas de Chapultepec | Miguel Hidalgo | México, D.F. 11040
M. +52 1 55 45983556

abraham.castro@cbre.com | www.cbre.com




Este correo electronico puede contener informacion confidencial y/o informacion privilegiada. Si usted no es el destinatario (o ha recibido este correo electronico por error)
por favor notifique inmediatamente al remitente y destriyalo. La copia no autorizada, divulgacion o distribucién del material en este correo electrénico esta estrictamente
prohibido.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender
immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.

GO GREEN! Por favor, tenga en cuenta su responsabilidad con el medio ambiente antes de imprimir este correo
GO GREEN ! Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail.

De: Hugo Enrique Lopez Mendoza <hugo.cxcleon@ecodeli.com>

Enviado el: viernes, 21 de junio de 2019 01:16 p. m.

Para: Castro, Abraham @ Mexico City <Abraham.Castro@chbre.com>; 'Ana Laura Gomez Contreras'
<ana.tmkleon@ecodeli.com>

CC: 'Luis Fernando Ramos Perez' <|uis.ramos@ecodeli.com>

Asunto: RE: solicitud de soporte orden de compra factura 20758933 Consumibles Proveedor ECODELI

Abraham buenas tardes.

Adjunto los formatos de la factura que reemplaza la CMX1282, ya esta cargada nos podrias ayudar con su autorizacion
por favor.

Agradecemos mucho tu apoyo.
Cualquier cosa quedamos a tus érdenes.

Saludos.

32182 5350 CONSUMIBLES SANITARIOS cbB267a 1 Oficinas Centrales

De: Castro, Abraham @ Mexico City [mailto:Abraham.Castro@chbre.com]

Enviado el: miércoles, 12 de junio de 2019 04:54 p. m.

Para: Hugo Enrique Lopez Mendoza <hugo.cxcleon@ecodeli.com>; 'Ana Laura Gomez Contreras'
<ana.tmkleon@ecodeli.com>

Asunto: RE: solicitud de soporte orden de compra factura 20758933 Consumibles Proveedor ECODELI

Ok es correcto, revise el acuse y corresponde a la entrega de Agosto..

Sin mas por el momento, me despido agradeciendo la atencion a la presente y quedanto atento de sus comentarios.

Abraham Castro Quintana | Country Manager Nestle Account

CBRE | Global Workplace Solutions

Torre Virreyes

Pedregal 24, Piso 17 | Lomas de Chapultepec | Miguel Hidalgo | México, D.F. 11040
M. +52 1 55 45983556

abraham.castro@cbre.com | www.cbre.com

Este correo electronico puede contener informacioén confidencial y/o informacion privilegiada. Si usted no es el destinatario (o ha recibido este correo electronico por error)
por favor notifique inmediatamente al remitente y destriyalo. La copia no autorizada, divulgacion o distribucién del material en este correo electrénico esta estrictamente
prohibido.



This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender
immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.

GO GREEN! Por favor, tenga en cuenta su responsabilidad con el medio ambiente antes de imprimir este correo
GO GREEN ! Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail.

De: Hugo Enrique Lopez Mendoza <hugo.cxcleon@ecodeli.com>

Enviado el: miércoles, 12 de junio de 2019 08:55 a. m.

Para: Castro, Abraham @ Mexico City <Abraham.Castro@chbre.com>; 'Ana Laura Gomez Contreras'
<ana.tmkleon@ecodeli.com>

Asunto: RE: solicitud de soporte orden de compra factura 20758933 Consumibles Proveedor ECODELI

Buenos dias Abraham.

Muchas gracias por tus comentarios los tomaremos en cuenta para que tengamos fallas en eso.

Solo para confirmar, procedo con la re facturacidén con los siguientes datos??

la factura CMX1282 la vamos a re facturar con la OC CB62676 por un total de $6,102.05 mds iva que corresponde al
articulo 1, es correcto??

Quedo a la espera de tu confirmacidn para concluir este pendiente.

Cualquier cosa quedo a la orden.

Saludos.

De: Castro, Abraham @ Mexico City [mailto:Abraham.Castro@chbre.com]

Enviado el: martes, 11 de junio de 2019 09:51 p. m.

Para: Hugo Enrique Lopez Mendoza <hugo.cxcleon@ecodeli.com>; 'Ana Laura Gomez Contreras'
<ana.tmkleon@ecodeli.com>

Asunto: RE: solicitud de soporte orden de compra factura 20758933 Consumibles Proveedor ECODELI

Saludos Hugo sobre lo enviado el numero de Articulo depende al mes que se haya entregado el material como podras
ver en el pedido cada nimero de accidn corresponde a un mes especifico, hay que tener cuidado de colocar el numero
de articulo en el portal al nUmero de accién del mes corresponda como esta indicado en el pedido, si hay dudas por
favor no dudar en marcarme mis datos estan en la firma del correo.

Favor de no copar a Edgar Betancourt ya que no es mas el FM de OC, gracias..

Sin mas por el momento, me despido agradeciendo la atencion a la presente y quedanto atento de sus comentarios.

Abraham Castro Quintana | Country Manager Nestle Account

CBRE | Global Workplace Solutions

Torre Virreyes

Pedregal 24, Piso 17 | Lomas de Chapultepec | Miguel Hidalgo | México, D.F. 11040
M. +52 1 55 45983556

abraham.castro@cbre.com | www.cbre.com

Este correo electronico puede contener informacion confidencial y/o informacion privilegiada. Si usted no es el destinatario (o ha recibido este correo electronico por error)
por favor notifique inmediatamente al remitente y destriyalo. La copia no autorizada, divulgacion o distribucién del material en este correo electrénico esta estrictamente
prohibido.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender
immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.
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GO GREEN! Por favor, tenga en cuenta su responsabilidad con el medio ambiente antes de imprimir este correo
GO GREEN ! Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail.

De: Hugo Enrique Lopez Mendoza <hugo.cxcleon@ecodeli.com>

Enviado el: martes, 11 de junio de 2019 12:24 p. m.

Para: Betancourt, Edgar @ CBRE Contractor <EDGAR.BETANCOURT@cbre.com>; '‘Ana Laura Gomez Contreras'
<ana.tmkleon@ecodeli.com>

CC: Castro, Abraham @ Mexico City <Abraham.Castro@cbre.com>

Asunto: RE: solicitud de soporte orden de compra factura 20758933 Consumibles Proveedor Ecodeli

Buen dia Abraham.

Solo para confirmar, la factura CMX1282 la vamos a re facturar con la OC CB62676 por un total de $6,102.05 mas iva
que corresponde al articulo 1, es correcto??

Cualquier duda o comentario quedo a la orden.

Saludos.

De: Betancourt, Edgar @ Mexico [mailto:EDGAR.BETANCOURT@chre.com]

Enviado el: lunes, 18 de marzo de 2019 07:12 p. m.

Para: Hugo Enrique Lopez Mendoza <hugo.cxcleon@ecodeli.com>; 'Ana Laura Gomez Contreras'
<ana.tmkleon@ecodeli.com>

CC: Castro, Abraham @ Mexico City <Abraham.Castro@cbre.com>

Asunto: RE: solicitud de soporte orden de compra factura 20758933 Consumibles Proveedor Ecodeli
Importancia: Alta

Saludos.
Buenas tardes, Ana Gomez.

Por favor su apoyo, envio reporte de facturas rechazadas:

1. Factura CMX1282, con concepto, CONSUMIBLES SANITARIOS, de la orden de compra No.
CB62676, se rechaza por el concepto de: Re-facturar por cambio de ejercicio 2019.

Esperando contar con su apronto poyo y respuesta.
Para cualquier duda o aclaracion del asunto.

Edgar J. Betancourt R. | Facility Manager Nestle

CBRE | Global Workplace Solutions

Miguel de Cervantes Saavedra 301 | Granada

11520 | Ciudad de México, | CDMX México

C (52) + (55) 4143 9977

T (52) + 5262 1841 - Ext. 1841.

edgar.betancourt@cbre.com | www.cbre.com | www.cbre.com.mx

: Por favor considera al medio ambiente antes de imprimir este correo electronico

De: Betancourt, Edgar @ Mexico
Enviado el: miércoles, 13 de marzo de 2019 11:22 a. m.
Para: 'Hugo Enrique Lopez Mendoza' <hugo.cxcleon@ecodeli.com>; 'Ana Laura Gomez Contreras
<ana.tmkleon@ecodeli.com>
CC: Castro, Abraham @ Mexico City <Abraham.Castro@cbre.com>
7




Asunto: RE: solicitud de soporte orden de compra factura 20758933 Consumibles Proveedor Ecodeli
Importancia: Alta

Saludos.
Buenas tardes, Ana L. Gomez y Hugo E. Lopez

Por favor su apoyo, me podrian mandar la Orden de compra por parte de CBRE, las necesito como
soporte para poder autorizar.

1. Nuevamente solicito mandar la Orden de compra con el No 20758933, para validar y poder
aprobar la factura.

2. Nuevamente solicito mandar la Orden de compra con el No. CB62676, para validar y poder
aprobar la factura.

Si gustan pueden marcarme por teléfono y revisamos los pendientes

Esperando contar con su apronto poyo y respuesta.
Para cualquier duda o aclaracion del asunto.

Edgar J. Betancourt R. | Facility Manager Nestle

CBRE | Global Workplace Solutions

Miguel de Cervantes Saavedra 301 | Granada

11520 | Ciudad de México, | CDMX México

C (52) + (55) 4143 9977

T (52) + 5262 1841 - Ext. 1841.

edgar.betancourt@cbre.com | www.cbre.com | www.cbre.com.mx

: Por favor considera al medio ambiente antes de imprimir este correo electronico

De: Hugo Enrique Lopez Mendoza <hugo.cxcleon@ecodeli.com>

Enviado el: miércoles, 13 de marzo de 2019 10:19 a. m.

Para: Betancourt, Edgar @ Mexico <EDGAR.BETANCOURT@cbre.com>

CC: 'Ana Laura Gomez Contreras' <ana.tmkleon@ecodeli.com>

Asunto: RV: solicitud de soporte orden de compra factura 20758933 Consumibles Proveedor Ecodeli
Importancia: Alta

Que tal Edgar buenos dias!!

Las dos primeras el dia de hoy quedan las re facturaciones. Las que estdn pendientes de OC tendras alguna noticia de
ellas??

Si necesitas algo mas por parte de nosotros quedamos a la orden.

Saludos!!

De: Betancourt, Edgar @ Mexico [mailto:EDGAR.BETANCOURT @chbre.com]
Enviado el: lunes, 11 de marzo de 2019 06:49 a. m.

Para: Ana Laura Gomez Contreras <ana.tmkleon@ecodeli.com>

CC: Castro, Abraham @ Mexico City <Abraham.Castro@cbre.com>
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Asunto: RE: solicitud de soporte orden de compra factura 20758933 Consumibles Proveedor Ecodeli
Importancia: Alta

Saludos.
Buenos dias, Ana Gomez.

Por favor su apoyo, envio reporte de facturas rechazadas:

1. Factura 3452, con concepto, CONSUMIBLES SANITARIOS, de la orden de compra
NPD002659, se rechaza por el concepto de: Re-facturar por cambio de ejercicio 2019.

2. Factura 3329, con concepto, CONSUMIBLES SANITARIOS, de la orden de compra
NPD002509, se rechaza por el concepto de: Re-facturar por cambio de ejercicio 2019.

3. Nuevamente solicito mandar la Orden de compra con el No 20758933, para validar y poder
aprobar la factura.

4. Nuevamente solicito mandar la Orden de compra con el No. CB62676, para validar y poder
aprobar la factura.

Esperando contar con su apronto poyo y respuesta.
Para cualquier duda o aclaracion del asunto.

Edgar J. Betancourt R. | Facility Manager Nestle

CBRE | Global Workplace Solutions

Miguel de Cervantes Saavedra 301 | Granada

11520 | Ciudad de México, | CDMX México

C (52) + (55) 4143 9977

T (52) + 5262 1841 - Ext. 1841.

edgar.betancourt@cbre.com | www.cbre.com | www.cbre.com.mx

b5
{
— Por favor considera al medio ambiente antes de imprimir este correo electronico

De: Betancourt, Edgar @ Mexico

Enviado el: domingo, 17 de febrero de 2019 07:57 p. m.

Para: Ana Laura Gomez Contreras <ana.tmkleon@ecodeli.com>

CC: Castro, Abraham @ Mexico City <Abraham.Castro@cbre.com>

Asunto: solicitud de soporte orden de compra factura 20758933 Consumibles Proveedor Ecodeli
Importancia: Alta

Saludos.
Buenas tardes, Ana Gomez.

Por favor su apoyo, me podrian mandar la Orden de compra con el No 20758933, para validar y
poder aprobar la factura.

Nidmero
Nombre o de
Fecha | Orden de . Monto
Razc_m Factura| Compra Articulo Concepto Total XML
Social del
Pedido

Ecodeli 2019- h, B Y
NDP001226 Comercial, 3873 02-01 20758933 1 CONSUMIBLES 53427.40 '1 \r} Ingresada
SA de CV L™

Esperando contar con su apronto poyo y respuesta.
9



Para cualquier duda o aclaracion del asunto.

Edgar J. Betancourt R. | Facility Manager Nestle

CBRE | Global Workplace Solutions

Miguel de Cervantes Saavedra 301 | Granada

11520 | Ciudad de México, | CDMX México

C (52) + (55) 4143 9977

T (52) + 5262 1841 - Ext. 1841.

edqsar.betancourt@cbre.com | www.cbre.com | www.cbre.com.mx

) ﬁ

Por favor considera al medio ambiente antes de imprimir este correo electronico
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