ECODELI COMERCIAL SA.DEC.V.
R.F.C.: ECO061122F78

AV.RESTAURADORESOTE. 1001 FOLIO FACTURA: TOL1563
LOS ARCOS 37490 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
Emitido en: Estado de México, MEXICO FOLIO FISCAL: E1CA6177-3987-42CF-8205-03B95F6ABE43
601 General de Ley Personas Morales FECHA EMISION: 01/Noviembre/2018 09:27:06
Cliente Entregar
(WTOL57) SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLESSA. DEC.V. HIGIENICO NOVIEMBRE GUADALAJARA TLAJOMULCO
AV CONSTITUYENTES 1150 CHEDRAUI GUADALAJARA TLAJOMULCO
Col. Lomas Altas Del. Miguel Hidalgo CAMINO UNION DEL CUATRO101 PARCELA 17Z1P 1/ COL. Red dd Sol
11950 Ciudad de México Tlajomulco de Zufiiga Tlajomulco de Zufiiga Jalisco
México  RFC: SM1970609119 Almacen Surti6: 7 Almacen GUADALAJARA
7762176 GDL-TONALA
Orden Compra: HIGIENICO NOVIEMBRE GUADALAJARA TLAJOMULCO HIGIENICO NOVIEMBRE GUADALAJARA TLAJOMULCO
Dias Crédito Representante Su Vencimiento Su Pedido Revision
30dias AURORA UBANDO MORENO(044) 01/12/2018 Pedido TOL 1474
L.Cantidad [Unidad | Codigo | Descripcion | Precio Unitariol Desc, (%) | _Importe Total |
15 cl 90505 14111704 - HIG ECOLOGICO JR MARLI 12RL 300MTS $216.60 $3,249.00
Importe con Letra:  Tres Mil Setecientos Sesentay Ocho Pesos 84/100 M.N. SUBTOTAL $3,249.00
Forma de Pago: 99 Por Definir DESCUENTO: $0.00
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido I.V.A. 16% (002): $519.84
Uso de CFDI: GO3 Gastos en General TOTAL APAG.: $3,768.84

Cuenta de Pago:

CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE

CERTIFICACION:||1.1|E1CA6177-3987-42CF-8205-03B95F6A BE43[2018-11-01T09:27:30Z|FL1081010EK 2| ENrK V/Up8/3tL vK vhA/al Gf POjfjnl fri TOIQpAT9/

s99gfOTL S1H+FdY i+z+NJIg2HCH ERY asaV L feFUB4uJL Vro04pUSyeduU+nA pvHns9aZ mWh+gX dj VyibQPHP3xkmE2v9tbplJ8L 68sUY Ts999166BTQDL eoJ
KIG2QWg2+Sv5vSDmriADDNbG/MASsUSL murNgAeY Uu2V znpWxY Rinl€TL ToVhUkeNbQVbuTgV K Vy8XhoNrgi A 26Qe8rx UAM gehv Svkh93MvhObw/x7sPLoRS
AOgmDP+bev0tv2kdmaP2yn0V K aD05Npn89kv53dmkHOM osaE 79K uOoJHEmMow==|00001000000403498740]|

SELLO DIGITAL EMISOR:ENTKV/Up8/3tLvKvhA/alGfPOifjnlfrf TOIQpAfY/s99gf OTL SLI+FdY i+2+NJg2HCHERY asaV L feFUBAUIL Vro04pUSyeduU-+nApvHnsaZmwWh+aX djVy
ibQPHP3xkmE2v9tbp1J8L 68sUY Ts999166B TQDL e0JK JG2QWg2+Sv5vSDmriADDNbG/mA SsUBL murNgAeY Uu2V znpWxY RinleTL ToV hUkeNbQVbuTgVKVy8X
hoNrgiA26Qe8rxU

FECHA DE CERTIFICACION: 01/11/2018 09:27:30 a m.

SELLO DIGITAL SAT:TDfK2+30EQt8KwUOesypBEOMiNyabcl 905c0catkpx ElHK bFy/kgGOy3iK laPtewK X UZUIW7ydHi 2SL 0hRB 71 JF/Df A dI 5L X XPMSpEOHr2HTzeJL GLZNSF
81VwfRhQUV OH2Zv82iBjp+isOpX K oPn57mOqTxoDPNPmMJA5D/krFowkl FRvjmOL 15U L n56i UFgmbwdChJL SH8JS3zU TrBRQHX r4Wx0meQpFPbX CUG3sQESTC
QikABhTKAMUuTyrpBS9er5+ch65xPL W7pmPmi L1 dS9UjemmumHE7eR0b/L fIGWGY QODalwijrlsvi4S51EQyn2PPY Aksli5Ul+vEcOCw==

Este documento es una Representacion Impresa de un CFDI

**SELLO**

FECHA/HORA NOMBRE: FIRMA:

PAGARE No. 1/1 BUENO POR $ $3,768.84 EN LEON, GUANAJUATO A 1 De Noviembre De 2018

Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V. en Av. Restauradores Ote. No. 1001 int. 2

Col. Los Arcos, Le6n, Gto. el dia la cantidad de:

Valor recibido a mi(nuestra) entera satisfaccion. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1/1 y esté sujeto a la condicion, de que,

al no pagarse a su vencimiento sera exigible todos los que se sigan en nimero, ademas de los vencidos, desde la fecha de vencimiento de este

documento hasta el dia de su liquidacién, causara intereses moratorios al tipo de 6% mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con lo principal.
DEUDOR

Nombre: Direcci6n:

Colonia: Poblacion:

Acepto(mos) Firma(s)




Alicia Arriaga Jimenez

De: Rocio Gamifio <rocio.gamino@ecodeli.com>

Enviado el: lunes, 21 de octubre de 2019 11:57 a. m.

Para: 'Alicia Arriaga Jiménez'

Asunto: RV: REVISION DE FACTURAS WTOL57 GALERIA TLAJOMULCO.

Datos adjuntos: tol216.jpg; tol260.jpg; FacturaETOL765.pdf; tol1225.jpg; FacturaETOL1556.pdf;

FacturaETOL1563.pdf

Importancia: Alta

Hola Ali me ayudas con estas Refacturaciones por favor..

FacturaE TOL216 CHEDRAUI GUADALAJARA TLAJOMULCO | FacturaE TOL216 $3,768.84
FacturaE TOL260 CHEDRAUI GUADALAJARA TLAJOMULCO | FacturaE TOL260 $1,331.05
FacturakE TOL765 CHEDRAUI GUADALAJARA TLAJOMULCO | FacturaE TOL765 $134.38
FacturakE TOL1225 CHEDRAUI GUADALAJARA TLAJOMULCO | FacturakE TOL1225 $3,389.11
FacturakE TOL1556 CHEDRAUI GUADALAJARA TLAJOMULCO | FacturakE TOL1556 $416.21
FacturakE TOL1563 CHEDRAUI GUADALAJARA TLAJOMULCO | FacturaE TOL1563 $3,768.84

De: Galeria Tlajomulco, Galeria <gtlajomulco@chedraui.com.mx>
Enviado el: lunes, 21 de octubre de 2019 11:22 a. m.

Para: Rocio Gamifio <rocio.gamino@ecodeli.com>

Asunto: Re: REVISION DE FACTURAS WTOL57 GALERIA TLAJOMULCO.

DE ACUERDO

David A. Quiroz Sanchez

Jefe de Operaciones
Galeria 119 Tlajomulco
(55) 15138709

De: Rocio Gamifio <rocio.gamino@ecodeli.com>
Enviado: lunes, 21 de octubre de 2019 11:20 a. m.




Para: Galeria Tlajomulco, Galeria <gtlajomulco@chedraui.com.mx>
Asunto: RE: REVISION DE FACTURAS WTOL57 GALERIA TLAJOMULCO.

HOLA DAVID AUN NO ... FALTA QUE SE RE-FACTUREN TE HAGO LEGAR LAS NUEVAS FACTURARAS PARA QUE PUEDAS
REALIZAR LAS NOTAS DE CREDITO POR FAVOR ..

De: Galeria Tlajomulco, Galeria <gtlajomulco@chedraui.com.mx>
Enviado el: lunes, 21 de octubre de 2019 11:13 a. m.

Para: Rocio Gamifio <rocio.gamino@ecodeli.com>

Asunto: Re: REVISION DE FACTURAS WTOL57 GALERIA TLAJOMULCO.

buenas tardes rocio

ME PUEDES EXPLICAR POR FAVOR SI NO HAN MODIFICADO NADA DE ESTAS FACTURAS?
O YA REALIZARON ALGUN CAMBIO?

David A. Quiroz Sanchez

Jefe de Operaciones
Galeria 119 Tlajomulco
(55) 15138709

De: Rocio Gamifio <rocio.gamino@ecodeli.com>

Enviado: lunes, 21 de octubre de 2019 11:00 a. m.

Para: PEDRO ZUNIGA,JIMMY <jpedroz@chedraui.com.mx>; Galeria Tlajomulco, Galeria
<gtlajomulco@chedraui.com.mx>

CC: 'Daniel Reyes' <daniel.reyes@ecodeli.com>

Asunto: RE: REVISION DE FACTURAS WTOL57 GALERIA TLAJOMULCO.




Estimado Jimmy una gran disculpa de antemano, checando las galerias me falto por refacturar el mes de Octubre de la
Galeria de Tlajomulco ESPERO DE TU AUTORIZACION, estas estan aprobadas quedo al pendiente de su confirmacién

para refacturaras saludos.

Facturak TOL216 CHEDRAUI GUADALAJARA TLAJOMULCO | FacturaE TOL216 $3,768.84
Facturak TOL260 CHEDRAUI GUADALAJARA TLAJOMULCO | FacturaE TOL260 $1,331.05
FacturakE TOL765 CHEDRAUI GUADALAJARA TLAJOMULCO | FacturakE TOL765 $134.38
FacturakE TOL1225 CHEDRAUI GUADALAJARA TLAJOMULCO | Facturak TOL1225 $3,389.11
Facturak TOL1556 CHEDRAUI GUADALAJARA TLAJOMULCO | FacturaE TOL1556 $416.21
Facturak TOL1563 CHEDRAUI GUADALAJARA TLAJOMULCO | FacturaE TOL1563 $3,768.84
FacturaE TEM10607 CHEDRAUI GUADALAJARA TLAJOMULCO | FacturakE TEM10607 $714.56
FacturakE TEM10673 CHEDRAUI GUADALAJARA TLAJOMULCO | Facturak TEM10673 $5,025.12
FacturakE TEM10685 CHEDRAUI GUADALAJARA TLAJOMULCO | FacturaE TEM10685 $5,025.12
FacturakE TEM10726 CHEDRAUI GUADALAJARA TLAJOMULCO | FacturakE TEM10726 $1,484.38
Facturak TOL151 CHEDRAUI GUADALAJARA TLAJOMULCO | FacturaE TOL151 $1,156.90
FacturakE TOL163 CHEDRAUI GUADALAJARA TLAJOMULCO | Facturak TOL163 $819.26
FacturakE TOL216 CHEDRAUI GUADALAJARA TLAJOMULCO | Facturak TOL216 $3,768.84
Facturak TOL260 CHEDRAUI GUADALAJARA TLAJOMULCO | FacturaE TOL260 $1,331.05
Facturak TOL765 CHEDRAUI GUADALAJARA TLAJOMULCO | FacturaE TOL765 $134.38
FacturakE TOL1225 CHEDRAUI GUADALAJARA TLAJOMULCO | Facturak TOL1225 $3,389.11
FacturakE TOL1556 CHEDRAUI GUADALAJARA TLAJOMULCO | FacturakE TOL1556 $416.21
FacturakE TOL1563 CHEDRAUI GUADALAJARA TLAJOMULCO | Facturak TOL1563 $3,768.84




“La informacion e imagenes aqui contenidas tienen el caracter de confidencial y son para uso exclusivo de la(s)
persona(s) a quien(es) esta dirigido el presente mensaje de correo electrdnico. Si usted no es destinatario de este
mensaje de correo electrénico, o bien, no es persona autorizada por el destinatario para recibir sus mensajes de correo
electrénico, NO debera copiar, fotocopiar, reproducir, almacenar, escanear, revelar, divulgar o utilizar la informacién e
imagenes aqui contenidas, ya que de lo contrario podria hacerse acreedor a alguna sancidn privativa de libertad y/o
pecuniaria y, ademas, debera notificar su recepcién inmediatamente al remitente y destruirlo. La recepcidon del mensaje
contenido en el presente no debe ser considerada como constitutiva de relacidn legal o contractual alguna entre el
remitente y destinatario del mismo, pues dicho mensaje tiene meros efectos informativos.” “The information and
images contained herein is considered confidential and are for exclusive use (s) of person (s) to whom is directed this
email. If you are not a recipient of this email, or is a person not authorized by the recipient to receive their email
messages, not copy, photocopy, reproduce, store, scan, disclose, spread or use information and images contained
herein, as otherwise you could be entitled to a penalty of imprisonment and / or pecuniary and also must notify the
sender immediately receiving it and destroy it. The reception of the message contained in this should not be construed
as constituting legal or contractual relationship between the sender and recipient of the same, because the message is
merely information purposes. "



