
ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
R.F.C. : ECO061122F78

AV. RESTAURADORES OTE. 1001

LOS ARCOS 37490

Emitido en:  Estado de México, MÉXICO

 
 

FOLIO FACTURA: TOL765

CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723

FOLIO FISCAL: 1B2941A7-FF1A-46D4-8DBC-AD9CB0394D49

601 General de Ley Personas Morales FECHA EMISION: 06/junio/2018 16:36:37

 Cliente  Entregar
(526) SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES S.A DE C.V.
AV. CONSTITUYENTES 1150 

Col. Lomas Altas  Del. Miguel Hidalgo

11950  Ciudad de México  Ciudad de México

México       RFC: SMI970609119

7762176

NO SURTIR, SUST. FACT TOL635
TLAJOMULCO

CAMINO UNION DEL CUATRO101 COL. Real del Sol

Tlajomulco de Z&#65533;&#65533;iga Tlajomulco de Z&#65533;&#65533;iga 

Jalisco

Almacen Surtió: 7 Almacen GUADALAJARA

GDL-TLAQ/SALTOOrden Compra: EXTEMPORANEO TLAJOMULCO      TOL635

Dias Crédito Representante  Su Vencimiento Su Pedido Revisión
30 Dias AURORA UBANDO MORENO(044) 06/07/2018   

Cantidad Unidad Codigo Descripción Precio Unitario Desc. (%) Importe Total

1 PZ LP05 53131628 - JABON LIQUIDO P/MANOS LIMPIEL (5LT) AROMA 

ALMENDRA.
$150.78 $150.78

Importe con Letra:   Ciento Setenta y Cuatro Pesos 90/100  M.N.

Forma de Pago: 99 Por Definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: G03 Gastos en General
Cuenta de Pago:

SUBTOTAL    :
DESCUENTO:

I.V.A. 16% (002):

TOTAL A PAG.: 

$150.78
$0.00

$24.12

$174.90

CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE 
CERTIFICACION:||1.1|1B2941A7-FF1A-46D4-8DBC-AD9CB0394D49|2018-06-06T16:36:58Z|bLX+jjUIOfzIKr16Y86t6mt0JJ9DK+ApbVTmmWdNxTb4eFbuW4//wMga
AlJynT27WeK43iCccgs+cMn0Wn/LiKscFACmgbGgIX1Rd+F/yy5Eix0JebWUVCFqUz3FyEHVJNLfsnLJYSqggwRMJ0poo4YoiJgEAgWUlS2Y441h0oot57qV
QQHAqnoyvFs2Da4vMHUxSMzLfztkHjz15o2zKOQhLg0/VOtiusZFjj+j2liCEB7n7g9WK/H/wdbZPcz|00001000000403498740||
SELLO DIGITAL EMISOR:bLX+jjUIOfzIKr16Y86t6mt0JJ9DK+ApbVTmmWdNxTb4eFbuW4//wMgaAlJynT27WeK43iCccgs+cMn0Wn/LiKscFACmgbGgIX1Rd+F/yy5Eix0JebWUVCFq
Uz3FyEHVJNLfsnLJYSqggwRMJ0poo4YoiJgEAgWUlS2Y441h0oot57qVQQHAqnoyvFs2Da4vMHUxSMzLfztkHjz15o2zKOQhLg0/VOtiusZFjj+j2liCEB7n
7g9WK/H/wdbZPcz
FECHA DE CERTIFICACION: 06/06/2018 04:36:58 p. m.
SELLO DIGITAL SAT:GMjBI+DVhwtwztPsgM/sXmJh//ADDCplv26+r43zsasNFqWl3uP5kSX/D8nqHxshYodjDA/1lRFkS9l2Q8L5X5YGHKx7YgC7+MUmnhkpUULEolsbnKYNKRqm
dzFEvqkXy94J2pOqzMGtWmObEnoyWLb+lHlU4nVcY85EY9k9vq2wPNIhQS7VIgFE3R9kNZunXw8n66DzQvD2R9b+L17MgPrksEGcDveAX1ZPUrtM5d6DaJ9p
Kh8yY1bSC5vDqSY
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

**SELLO**

FECHA/HORA __________________ NOMBRE: ________________________________________ FIRMA: _________________________

PAGARÉ No. 1/1  BUENO POR $ $174.90  EN LEÓN, GUANAJUATO A 6 De Junio De 2018

Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V. en Av. Restauradores Ote. No. 1001 int. 2

Col. Los Arcos, León, Gto. el día _________________________________ la cantidad de:__________________________________________

Valor recibido a mi(nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1/1 y está sujeto a la condicion, de que,

al no pagarse a su vencimiento será exigible todos los que se sigan en número, además de los vencidos, desde la fecha de vencimiento de este

documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de 6% mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con lo principal.

                                                                                     DEUDOR     

 Nombre:______________________________________________                   Dirección: _____________________________________________                  

 Colonia: ______________________________________________                    Población: ____________________________________________                   

Acepto(mos)   Firma(s)____________________________________________________
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Alicia Arriaga Jimenez

De: Rocío Gamiño <rocio.gamino@ecodeli.com>
Enviado el: lunes, 21 de octubre de 2019 11:57 a. m.
Para: 'Alicia Arriaga Jiménez'
Asunto: RV: REVISION DE FACTURAS WTOL57 GALERIA TLAJOMULCO.
Datos adjuntos: tol216.jpg; tol260.jpg; FacturaETOL765.pdf; tol1225.jpg; FacturaETOL1556.pdf; 

FacturaETOL1563.pdf

Importancia: Alta

Hola Ali me ayudas con estas Refacturaciones por favor..  
 
 
FacturaE TOL216 CHEDRAUI GUADALAJARA TLAJOMULCO FacturaE TOL216 $3,768.84  
FacturaE TOL260 CHEDRAUI GUADALAJARA TLAJOMULCO FacturaE TOL260 $1,331.05  
FacturaE TOL765 CHEDRAUI GUADALAJARA TLAJOMULCO FacturaE TOL765 $134.38  
FacturaE TOL1225 CHEDRAUI GUADALAJARA TLAJOMULCO FacturaE TOL1225 $3,389.11  
FacturaE TOL1556 CHEDRAUI GUADALAJARA TLAJOMULCO FacturaE TOL1556 $416.21  
FacturaE TOL1563 CHEDRAUI GUADALAJARA TLAJOMULCO FacturaE TOL1563 $3,768.84 

 
 
 
 
 
 

De: Galeria Tlajomulco, Galeria <gtlajomulco@chedraui.com.mx>  
Enviado el: lunes, 21 de octubre de 2019 11:22 a. m. 
Para: Rocío Gamiño <rocio.gamino@ecodeli.com> 
Asunto: Re: REVISION DE FACTURAS WTOL57 GALERIA TLAJOMULCO. 
 
DE ACUERDO 
 

David A. Quiroz Sanchez 

Jefe de Operaciones  
Galeria 119 Tlajomulco 
(55) 15138709 
 
 
 
  
  

De: Rocío Gamiño <rocio.gamino@ecodeli.com> 
Enviado: lunes, 21 de octubre de 2019 11:20 a. m. 
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Para: Galeria Tlajomulco, Galeria <gtlajomulco@chedraui.com.mx> 
Asunto: RE: REVISION DE FACTURAS WTOL57 GALERIA TLAJOMULCO.  
  
HOLA DAVID AUN NO … FALTA QUE SE RE-FACTUREN TE HAGO LEGAR LAS NUEVAS FACTURARAS PARA QUE PUEDAS 
REALIZAR LAS NOTAS DE CREDITO POR FAVOR .. 
  

De: Galeria Tlajomulco, Galeria <gtlajomulco@chedraui.com.mx>  
Enviado el: lunes, 21 de octubre de 2019 11:13 a. m. 
Para: Rocío Gamiño <rocio.gamino@ecodeli.com> 
Asunto: Re: REVISION DE FACTURAS WTOL57 GALERIA TLAJOMULCO. 
  
  
buenas tardes rocio 
  
ME PUEDES EXPLICAR POR FAVOR SI NO HAN MODIFICADO NADA DE ESTAS FACTURAS? 
O YA REALIZARON ALGUN CAMBIO? 
  

David A. Quiroz Sanchez 

Jefe de Operaciones  
Galeria 119 Tlajomulco 
(55) 15138709 
 
 
  
  
  

De: Rocío Gamiño <rocio.gamino@ecodeli.com> 
Enviado: lunes, 21 de octubre de 2019 11:00 a. m. 
Para: PEDRO ZUÑIGA,JIMMY <jpedroz@chedraui.com.mx>; Galeria Tlajomulco, Galeria 
<gtlajomulco@chedraui.com.mx> 
CC: 'Daniel Reyes' <daniel.reyes@ecodeli.com> 
Asunto: RE: REVISION DE FACTURAS WTOL57 GALERIA TLAJOMULCO.  
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Estimado Jimmy una gran disculpa de antemano,  checando las galerías  me falto por refacturar el mes de Octubre  de la 
Galeria de Tlajomulco ESPERO DE TU AUTORIZACION , estas están aprobadas  quedo al pendiente de su confirmación 
para refacturaras saludos. 
  
  
  
FacturaE TOL216 CHEDRAUI GUADALAJARA TLAJOMULCO FacturaE TOL216 $3,768.84  
FacturaE TOL260 CHEDRAUI GUADALAJARA TLAJOMULCO FacturaE TOL260 $1,331.05  
FacturaE TOL765 CHEDRAUI GUADALAJARA TLAJOMULCO FacturaE TOL765 $134.38  
FacturaE TOL1225 CHEDRAUI GUADALAJARA TLAJOMULCO FacturaE TOL1225 $3,389.11  
FacturaE TOL1556 CHEDRAUI GUADALAJARA TLAJOMULCO FacturaE TOL1556 $416.21  
FacturaE TOL1563 CHEDRAUI GUADALAJARA TLAJOMULCO FacturaE TOL1563 $3,768.84 

  
  
  
  
FacturaE TEM10607 CHEDRAUI GUADALAJARA TLAJOMULCO FacturaE TEM10607 $714.56  
FacturaE TEM10673 CHEDRAUI GUADALAJARA TLAJOMULCO FacturaE TEM10673 $5,025.12  
FacturaE TEM10685 CHEDRAUI GUADALAJARA TLAJOMULCO FacturaE TEM10685 $5,025.12  
FacturaE TEM10726 CHEDRAUI GUADALAJARA TLAJOMULCO FacturaE TEM10726 $1,484.38  
FacturaE TOL151 CHEDRAUI GUADALAJARA TLAJOMULCO FacturaE TOL151 $1,156.90  
FacturaE TOL163 CHEDRAUI GUADALAJARA TLAJOMULCO FacturaE TOL163 $819.26 

FacturaE TOL216 CHEDRAUI GUADALAJARA TLAJOMULCO FacturaE TOL216 $3,768.84  
FacturaE TOL260 CHEDRAUI GUADALAJARA TLAJOMULCO FacturaE TOL260 $1,331.05  
FacturaE TOL765 CHEDRAUI GUADALAJARA TLAJOMULCO FacturaE TOL765 $134.38  
FacturaE TOL1225 CHEDRAUI GUADALAJARA TLAJOMULCO FacturaE TOL1225 $3,389.11  
FacturaE TOL1556 CHEDRAUI GUADALAJARA TLAJOMULCO FacturaE TOL1556 $416.21  
FacturaE TOL1563 CHEDRAUI GUADALAJARA TLAJOMULCO FacturaE TOL1563 $3,768.84 
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“La información e imágenes aquí contenidas tienen el carácter de confidencial y son para uso exclusivo de la(s) 
persona(s) a quien(es) está dirigido el presente mensaje de correo electrónico. Si usted no es destinatario de este 
mensaje de correo electrónico, o bien, no es persona autorizada por el destinatario para recibir sus mensajes de correo 
electrónico, NO deberá copiar, fotocopiar, reproducir, almacenar, escanear, revelar, divulgar o utilizar la información e 
imágenes aquí contenidas, ya que de lo contrario podría hacerse acreedor a alguna sanción privativa de libertad y/o 
pecuniaria y, además, deberá notificar su recepción inmediatamente al remitente y destruirlo. La recepción del mensaje 
contenido en el presente no debe ser considerada como constitutiva de relación legal o contractual alguna entre el 
remitente y destinatario del mismo, pues dicho mensaje tiene meros efectos informativos.” “The information and 
images contained herein is considered confidential and are for exclusive use (s) of person (s) to whom is directed this 
email. If you are not a recipient of this email, or is a person not authorized by the recipient to receive their email 
messages, not copy, photocopy, reproduce, store, scan, disclose, spread or use information and images contained 
herein, as otherwise you could be entitled to a penalty of imprisonment and / or pecuniary and also must notify the 
sender immediately receiving it and destroy it. The reception of the message contained in this should not be construed 
as constituting legal or contractual relationship between the sender and recipient of the same, because the message is 
merely information purposes. "  


