ECODELI COMERCIAL SA.DEC.V.

R.F.C.: ECO061122F78 FOLIO FACTURA: GDL 21859
AV.RESTAURADORESOTE. 1001 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
LOS ARCOS 37490 FOLIO FISCAL: D84A1027-DCB7-43DE-B3EE-DEB2E254E47F
Emitido en: Tlaquepague Jalisco, MEX1CO CP45590 Tipo Comprobante: | Ingreso
601 General de Ley Personas Morales FECHA EMISION: 19/junio/2019 11:30:04
Cliente Entregar
(25643) COPPEL SA.DEC.V. NO SURTIR SOLO PARA FIRMA SUSTITUYE FACTURA GDL 10483
REPUBLICA 2855 PTE. LEON
Col. Recursos Hidréaulicos Del. Culiacan BLVD. CD. INDUSTRIAL2420 COL. Centro
80105 Culiacan Rosales Sinaloa Le& #65533;n Le& #65533;n de |os Aldama Guanajuato
México  RFC: COP920428Q20 Almacen Surti6: 1 Almacen General (LEON)
667-7594260 EXT. 560477 LEON CENTRO SAN FCO
Orden Compra: 1169562054982 GDL 10483
Dias Crédito Representante Su Vencimiento Su Pedido Revision
30 Dias LUISMANUEL ORTIZ MAGALLON(828) 19/p6/2019 11:30:00 a.
L.Cantidad [Unidad | Codigo | Descripcion | Precio Unitariol Desc, (%) | _Importe Total |
2 PZ-HS87  2637-88 47121700 - TAPA TIPO DOMO PARA CONTENEDOR BRUTE COLOR $778.61 $1,557.22
GRIS.
2 PZ-H87 2632 47121700 - CONTENEDOR REDONDO BRUTE 121.1 LTS (SIN TAPA) $396.19 $792.38
COLORGRIS.
Importe con Letra:  Dos Mil Setecientos Veinticinco Pesos 54/100 M.N. SUBTOTAL $2,349.60
Forma de Pago: 99 Por Definir DESCUENTO: $0.00
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido I.V.A. 16% (002): $375.94
Uso de CFDI: P01 Por definir TOTAL APAG.: $2,725.54

Tipo Moneda: Peso Mexicano

CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE

CERTIFICACION:||1.1|D84A 1027-DCB7-43DE-B3EE-DEB2E254E47FH2019-06-19T11:30:23Z|FL 1081010EK 2{|hzgg90jwv/| AAV ausuX 9m5CdhCL V deudQO4eS7THM+M
rOgpifLMTCAM3iEbZ5e2TiVHZI 1pkNH1uvn+aRhal Tag79dA7BXx8T5cdTvdY +RKdZrX nl2PESM Uv2NGl4amn2yvwaqUPmGY PMRwen6L OGU9bV alcerS/x21

xgU2l Aa58bk2l puFvRjsedk71qgDK 3jrChZgFSCtPu3s6l zPo0SCDNzrgDEvA 31 FQIM GmO1E3ag300el /tx0BV mnY Omayy EIMWOTIrhINVA9fqGCkY CUO9X 1
FTSQUAH10j1RHU3SmFi 13cokNhxOEfcrHbPSIrPY XbkUK X 30Y M I PV EAHTw==|00001000000403498740]|

SELLO DIGITAL EMISOR:hzgg90jwv/IAAV ausuX 9Im5CdhCL V deudQO4eS7THM+MrOgpifL mTcAM 3 EbZ5e2TiVHZI 1pkNH1uvn+aRhal Toq79dA 7BX x8T5cdTvdY +RK dZrkxX nJ2PESMUv
2NGl4amn2ywqUPmGYPMRweIn6L OGU9bV ailcrS/x21xgU21 Aab8bk2l puFvRjsedk 71 gDK 3jrChZgF SCtPu3s6l ZPo0SCDN zrigDEVA 3 FQIM GmO1E3ag300

€el/txOBVmnY Omqy

FECHA DE CERTIFICACION: 19/06/2019 11:30:23a m.

SELLO DIGITAL SAT:QIFdrEzrh0VRe00zxDQSV sl RugsT bgsOo6f BfSPOEY WSw8I AK V udB5i 6A DP7VO4+qWH3/AWIWQUSEEETM9SFL TOHNUARK sKiRrdyipiBqvDLGAK GK 7Xz4Kd
C9Hy36Nbvc3Xm+2zll12wzupWX PiffvDUSVM G/Q1DIvrb/Dt3A pzZ P+iNNvX fpl6tc8X UANBG7gK Q+jhmV LN ToBp62A PpNse71jkgRhisLFNgRrVyNt8tx QK +

Xe2xqxeizeeOi Y eqk U51z90DJIGINHHIY heZMWrLxY HSO4hU+N;jJjitx QBRX GPA SyjumCJIB5L Mzh09iX CY IyEBSN;j Y O8K5w4tukl U7Q==

Este documento es una Representacion Impresa de un CFDI

*% QEL LO**

FECHA/HORA NOMBRE: FIRMA: SELLOCLIENTE:

PAGARE No. 1/1 BUENO POR $ $2,725.54 EN LEON, GUANAJUATO A 19 De Junio De 2019

Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V. en Av. Restauradores Ote. No. 1001 int. 2

Col. Los Arcos, Le6n, Gto. el dia la cantidad de:

Valor recibido a mi(nuestra) entera satisfaccion. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1/1 y esté sujeto a la condicion, de que,

al no pagarse a su vencimiento sera exigible todos los que se sigan en nimero, ademas de los vencidos, desde la fecha de vencimiento de este

documento hasta el dia de su liquidacién, causara intereses moratorios al tipo de 6% mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con lo principal.
DEUDOR

Nombre: Direccién:

Colonia: Poblacion:

Acepto(mos) Firma(s)

Verificar factura contra orden de compra para carga
al portal



Marcia Lizeth Gerardo Gamez

De: Luis Ortiz <luis.ortiz@ecodeli.com>

Enviado el: martes, 18 de junio de 2019 04:55 p. m.

Para: juan.fernandez@ecodeli.com; marcia.cxcgdl@ecodeli.com; 'Lourdes Alejandra Beltran
Rodriguez'

Asunto: RE: COPPEL // ECODELI COMERCIAL APOYO

Psi...

Saludosii

De: Ada Mariana Shinagawa Alarcén [mailto:ada.shinagawa@coppel.com]
Enviado el: martes, 18 de junio de 2019 11:46 a. m.

Para: Luis Ortiz

Asunto: Re: COPPEL // ECODELI COMERCIAL APOYO

Hola Luis buen dia

Adelante con las facturas, enviame las facturas 2018, acuse de recibido, orden de
compra y factura 2019 de cada una para poder ingresarlas a pago.

Quedo atenta.
Saludos cordiales.

Qu

El lun., 17 jun. 2019 a las 17:39, Luis Ortiz (<luis.ortiz@ecodeli.com>) escribio:

Buenas tardes Mariana anexo la informacidon que comentamos via telefénica:

ENTREGA DE FOLIO
CLIENTE FACTURA ACUSE IMPORTE ACUSE PEDIDO

GDL12342 29/nov./2018 908.28 285852 1978867
GDL11449 |19/oct./2018 77.95 269748 1964017
GDL11419 |26/feb./2019 623.62 316137 1955975
25643 GDL10307 |22/sep./2018 155.90 260133 1921837
GDL10309 |22/sep./2018 545.66 260131 1921702
GDL10483 |03/mar./2018 2,725.54 188151 1695620
GDL10480 |03/mar./2018 13,627.68 188151 1695620

Saludosii



De: Julieta Estefania Valenzuela Mora [mailto:julieta.valenzuela@coppel.com]

Enviado el: martes, 11 de junio de 2019 08:55 a. m.

Para: Brenda Magdalena Rangel Cisneros

CC: 'Lourdes Alejandra Beltran Rodriguez'; 'Luis Ortiz'; 'Rene Lona Bravo'; rocio.gamino@ecodeli.com; Ofelia Catalina
Castafios Osuna

Asunto: Re: COPPEL // ECODELI COMERCIAL APOYO

Buen dia Brenda

Recibe un cordial saludo, te comento cada que se recibe mercancia se genera el Acuse el cual les es firmado y
entregado, por lo que deberas de revisar el tema con la responsable en el area de Compras, ya que en Cedis
Leon no te podremos volver a firmar los acuses puesto que en su momento si fueron entregados en tiempo y
forma.

*Anexo a tu relacion la fecha en la que se entrego cada uno de los acuses, mas sin embargo cabe destacar
que son de fechas muy pasadas.

ENTREGA DE FOLIO
CLIENTE FACTURA ACUSE IMPORTE ACUSE PEDIDO

GDL12342 29/nov./2018 908.28 285852 1978867
GDL11449 |19/oct./2018 77.95 269748 1964017
GDL11419 |26/feb./2019 623.62 316137 1955975
25643 GDL10307 |22/sep./2018 155.90 260133 1921837
GDL10309 |22/sep./2018 545.66 260131 1921702
GDL10483 |03/mar./2018 2,725.54 188151 1695620
GDL10480 |03/mar./2018 13,627.68 188151 1695620

Sin mas por el momento quedo a tus ordenes. Saludos!



De: Brenda Magdalena Rangel Cisneros <magdalena.cxcleon@ecodeli.com>

Enviado: lunes, 10 de junio de 2019 04:21 p. m.

Para: Julieta Estefania Valenzuela Mora

CC: 'Lourdes Alejandra Beltran Rodriguez'; 'Luis Ortiz'; 'Rene Lona Bravo'; rocio.gamino@ecodeli.com
Asunto: COPPEL // ECODELI COMERCIAL APOYO

Buenas tardes

Estimada Julieta con el gusto de saludarte , me atrevo a solicitar de tu apoyo para los siguiente;

Contamos con 7 facturas las cuales no tenemos firmadas, hemos asistido 2 veces a que nos apoyen con las firmas pero
no, nos reciben nos dicen desde la entrada que es con cita

Como te comento solo es para Firmas o con quien me podre apoyar para que nos reciban

CLIENTE FACTURA EMISION IMPORTE :(C)SSOE PEDIDO
GDL12342 07/nov./2018 908.28 285852 1978867
GDL11449 |17/oct./2018 77.95 269748 1964017
GDL11419 |16/oct./2018 623.62 316137 1955975

25643 GDL10307 |19/sep./2018 155.90 260133 1921837
GDL10309 |19/sep./2018 545.66 260131 1921702
GDL10483 |24/sep./2018 2,725.54 188151 1695620
GDL10480 |24/sep./2018 13,627.68 188151 1695620

Quedo en espera de tu valioso apoyo



Saludos!!

Ada Mariana Shinagawa Alarcon.
Compras Exhibicion.

Tel: (667) 759-4228

Ext. 560558.




