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Alicia Arriaga Jimenez

De: Rocío Gamiño <rocio.gamino@ecodeli.com>
Enviado el: miércoles, 5 de febrero de 2020 10:15 a. m.
Para: 'Alicia Arriaga Jiménez'
Asunto: RV: ACLARACIONES//SEARS//REFACTUARACION//ECODELI//PEDIDO***04.02.20
Datos adjuntos: bjx28952.pdf

Importancia: Alta

Hola ALIS me ayudas con esta refacturación por favor de SEARS GRACIAS. 
 

De: Irma Torres Abrajan <torresi@sanborns.com.mx>  
Enviado el: miércoles, 5 de febrero de 2020 10:02 a. m. 
Para: Rocío Gamiño <rocio.gamino@ecodeli.com>; Moises Giovanni Meneses Falcon <mgfalcon@sears.com.mx>; Jesus 
Julian Lizarde Torres <jlizarde@sears.com.mx> 
CC: Correo st0216 Coord Admin. Galerias Hermosillo <st0216@sears.com.mx>; Pronto Pago 
<prontopago@sears.com.mx>; 'Amaranta Bobadilla Ruiz' <amaranta.tmkleon@ecodeli.com> 
Asunto: RE: ACLARACIONES//SEARS//REFACTUARACION//ECODELI//PEDIDO***04.02.20 
 
  
Estimada Rocío 
De mi parte no hay tema alguno de autorización, nosotros solo tramitamos los pagos de acuerdo a los controles 
internos, por favor no me incluyas en tus correos para este tema  
saludos 
  
  

De: Rocío Gamiño [mailto:rocio.gamino@ecodeli.com]  
Enviado el: martes, 04 de febrero de 2020 10:22 a.m. 
Para: Irma Torres Abrajan; Moises Giovanni Meneses Falcon; Jesus Julian Lizarde Torres 
CC: Correo st0216 Coord Admin. Galerias Hermosillo; Pronto Pago; 'Amaranta Bobadilla Ruiz' 
Asunto: RE: ACLARACIONES//SEARS//REFACTUARACION//ECODELI//PEDIDO***04.02.20 
Importancia: Alta 
  
Hola muy buenos dias , como están seguimos pendiente con la autorización de la REFACTURACION 
BJX28952 para efecto de pago , Galeria 216 de su apoyo , contamos con una orden de compra en puerta 
solicitamos que no brindé de su apoyo , solo falta que ustedes la autoricen para SU CAMBIO Y ESTA PUEDE SER 
PAGADA  al pendiente de su apoyo saludos. 
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Atte Rocio Gamiño 
Credito Y Cobrnza 
  

De: Rocío Gamiño <rocio.gamino@ecodeli.com>  
Enviado el: jueves, 12 de diciembre de 2019 01:07 p. m. 
Para: 'Irma Torres Abrajan' <torresi@sanborns.com.mx>; 'Moises Giovanni Meneses Falcon' 
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<mgfalcon@sears.com.mx>; 'Jesus Julian Lizarde Torres' <jlizarde@sears.com.mx> 
CC: 'Correo st0216 Coord Admin. Galerias Hermosillo' <st0216@sears.com.mx> 
Asunto: RE: ACLARACIONES//SEARS//REFACTUARACION//ECODELI//PEDIDO 
Importancia: Alta 
  
Estimada Irma será posible que pueden pagarnos esta factura para ya no solicitar la refacturación quedo atenta de su 
comprensión y apoyo saludos. 
  
                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                  NAR          IMR 
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De: Irma Torres Abrajan <torresi@sanborns.com.mx>  
Enviado el: jueves, 12 de diciembre de 2019 01:08 p. m. 
Para: Rocío Gamiño <rocio.gamino@ecodeli.com>; Moises Giovanni Meneses Falcon <mgfalcon@sears.com.mx>; Jesus 
Julian Lizarde Torres <jlizarde@sears.com.mx> 
CC: Correo st0216 Coord Admin. Galerias Hermosillo <st0216@sears.com.mx>; 'Amaranta Bobadilla Ruiz' 
<amaranta.tmkleon@ecodeli.com> 
Asunto: RE: ACLARACIONES//SEARS//REFACTUARACION//ECODELI//PEDIDO 
  
Estimada Rocío 
De mi parte no hay tema alguno de autorización, nosotros solo tramitamos los pagos  
  
Saludos 
  
  

De: Rocío Gamiño [mailto:rocio.gamino@ecodeli.com]  
Enviado el: jueves, 12 de diciembre de 2019 12:29 p.m. 
Para: Moises Giovanni Meneses Falcon; Jesus Julian Lizarde Torres; Irma Torres Abrajan 
CC: Correo st0216 Coord Admin. Galerias Hermosillo; 'Amaranta Bobadilla Ruiz' 
Asunto: RE: ACLARACIONES//SEARS//REFACTUARACION//ECODELI//PEDIDO 
Importancia: Alta 
  
SRES buenas tardes tendrán alguna sobre nuestra factura para proceder con la refacturación y entregarles su material 
…… 
  

De: Rocío Gamiño <rocio.gamino@ecodeli.com>  
Enviado el: martes, 10 de diciembre de 2019 11:54 a. m. 
Para: 'Moises Giovanni Meneses Falcon' <mgfalcon@sears.com.mx>; 'Jesus Julian Lizarde Torres' 
<jlizarde@sears.com.mx>; 'Irma Torres Abrajan' <torresi@sanborns.com.mx> 
CC: 'Correo st0216 Coord Admin. Galerias Hermosillo' <st0216@sears.com.mx>; 'Amaranta Bobadilla Ruiz' 
<amaranta.tmkleon@ecodeli.com> 
Asunto: RE: ACLARACIONES//SEARS//REFACTUARACION//ECODELI//PEDIDO 
Importancia: Alta 
  
Muy estimados todos con el placer de saludarlos , nos interesa mucho saber si la factura BJX28952 se autorizara para 
Refacturar y esta pueda ser pagada , tengo pedidos en puerta pero nos interesa saber  de su  autorización urgente 
gracias. 
  



3
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Atte. Rocio Gamiño 
Credito Y Cobranza 
  
  

De: Rocío Gamiño <rocio.gamino@ecodeli.com>  
Enviado el: lunes, 9 de diciembre de 2019 03:07 p. m. 
Para: 'Moises Giovanni Meneses Falcon' <mgfalcon@sears.com.mx>; 'Jesus Julian Lizarde Torres' 
<jlizarde@sears.com.mx>; 'Irma Torres Abrajan' <torresi@sanborns.com.mx> 
CC: 'Correo st0216 Coord Admin. Galerias Hermosillo' <st0216@sears.com.mx> 
Asunto: RE: ACLARACIONES//SEARS//REFACTUARACION//ECODELI 
Importancia: Alta 
  
Estimados buenas tardes podrán indicarme si procederé con la refacturación de esta factura ´para que pueda ser 
pagada por favor quedo al pendiente saludos.. 
  

De: Rocío Gamiño <rocio.gamino@ecodeli.com>  
Enviado el: miércoles, 4 de diciembre de 2019 12:19 p. m. 
Para: 'Moises Giovanni Meneses Falcon' <mgfalcon@sears.com.mx>; 'Jesus Julian Lizarde Torres' 
<jlizarde@sears.com.mx>; 'Irma Torres Abrajan' <torresi@sanborns.com.mx> 
CC: 'Correo st0216 Coord Admin. Galerias Hermosillo' <st0216@sears.com.mx>; 'Correo st0233 Coord. Admin. Pachuca 
Plaza' <st0233@sears.com.mx> 
Asunto: RV: ACLARACIONES//SEARS//REFACTUARACION//ECODELI 
Importancia: Alta 
  
Estimados todos como están por este medio solicito de su autorización para realizar la Refacturación de las siguientes 
facturas para efecto de pago , esto de acuerdo de haber ingresado nuestras facturas a su departamento de 
ACLARACIONES , donde se me indica que solicite la autorización de su departamento de compras ( DIRECCION )  para 
poder realizarlas quedo muy al pendiente de su gran apoyo saludos cordiales. 
  
Nota: SI es necesario emitir una carta solicitando la Refacturación para mandarla de Inmediato . 
  
  
  

Razón Fiscal MovID FechaEmisionFactura Fecha 
Vencimiento Cadena Digital 

SEARS OPERADORA MEXICO, SA DE CV BJX28952 11/12/2018 10/01/2019 1D6D644A-3524-4F4E-B80A-FF814C37E7BB

SEARS OPERADORA MEXICO, SA DE CV BJX28915 10/12/2018 12/12/2018 93F3FA37-3519-4FB6-963F-7A85E82155DE

  
Atte. Rocio Gamiño 
Credito Y Cobranza 
Tel 4777889800 ext. 130 
  

De: Dulce María Montes González (Aclaraciones) <montesd@sanborns.com.mx>  
Enviado el: jueves, 28 de noviembre de 2019 01:06 p. m. 
Para: Rocío Gamiño <rocio.gamino@ecodeli.com> 
Asunto: RE: ACLARACIONES//SEARS// 
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Buenas tardes Rocio 
  
Te recuerdo que todas las aclaraciones deben ser por ventanilla y que el plazo para aclarar facturas pendientes es de 6 
meses fecha de IMR 
  
IMR 21602433 Es del 22/12/17 no es sujeto a aclaración. Lo tiene que autorizar compras (Dirección) mediante un 
comunicado y si es así ingresarlo por ventanilla con refacturación subida al portal y NAR anotado 
  
IMR 23302017 Es del 23/02/18  Igual al anterior 
  
IMR 21302821 Es del 26/07/18  Se pagó con cheque 327482 registrado con la factura BJX15480 
  
IMR 21302984 Es del 19/02/19 Se pagó con cheque 345407 registrado con la factura BJX33498 
  
  
Es importante no dejar pasar tanto tiempo. En cuanto venzan las facturas si no tiene pago deben acudir a revisar a la 
ventanilla 
  
Atentamente 
  
LC Dulce María Montes G 
CIV 
Aclaraciones 
5657 4155 EXT 1071 
  

De: Rocío Gamiño [mailto:rocio.gamino@ecodeli.com]  
Enviado el: lunes, 25 de noviembre de 2019 05:23 p. m. 
Para: Dulce María Montes González (Aclaraciones) <montesd@sanborns.com.mx>; Esther Martinez 
<martineze@sanborns.com.mx> 
Asunto: ACLARACIONES//SEARS// 
Importancia: Alta 
  
Hola estimada Dulce maría gusto en saludarla y solicitar su apoyo con la aclaración de estas 5 facturas quedo al 
pendiente de su apoyo saludos cordiales. 
  

Razon Fiscal MovID FechaEmisionFactura FechaVencimiento Cadena Digital 
SEARS OPERADORA MEXICO, SA DE CV BJX28952 11/12/2018 10/01/2019 1D6D644A-3524-4F4E-B80A-FF814C37E7BB

SEARS OPERADORA MEXICO, SA DE CV BJX28915 10/12/2018 12/12/2018 93F3FA37-3519-4FB6-963F-7A85E82155DE

SEARS OPERADORA MEXICO, SA DE CV BJX28929 11/12/2018 13/12/2018 4EF52F50-368E-4D7E-B120-5FD67B86B832

SEARS OPERADORA MEXICO, SA DE CV BJX28930 11/12/2018 13/12/2018 512C9506-B1B3-4CE4-B2A5-8D13823F2716

SEARS OPERADORA MEXICO, SA DE CV BJX44258 07/06/2019 07/07/2019 EDE1B54E-8251-45B8-BB96-46234C8D1A93

     
  
  
  
  

De: Rocío Gamiño <rocio.gamino@ecodeli.com>  
Enviado el: lunes, 22 de julio de 2019 04:39 p. m. 
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Para: 'Dulce María Montes González (Aclaraciones)' <montesd@sanborns.com.mx>; 'Esther Martinez' 
<martineze@sanborns.com.mx> 
Asunto: RE: Escáner Sanborns***CHEQUES**ECODELI 
  
Gracias DULCE …. Lamentablemente baje esa información de las TFE y no cuento con esa Acreditación espero sus 
indicaciones. 
  

De: Dulce María Montes González (Aclaraciones) <montesd@sanborns.com.mx>  
Enviado el: lunes, 22 de julio de 2019 04:27 p. m. 
Para: Rocío Gamiño <rocio.gamino@ecodeli.com>; Esther Martinez <martineze@sanborns.com.mx> 
Asunto: RE: Escáner Sanborns***CHEQUES**ECODELI 
  
Buenas tardes 
  
Lo que le indicamos es El No. de documento con que se hace el pago (Cheque o transferencia) usted debe revisar las 
relaciones de pago (análisis de cheque) con esa referencia   
  
El término de costumbre es “se pago con cheque  XXX” no obstante sea por transferencia. Si tuviera el cheque físico 
pendiente de cobro, eso se le hubiera indicado 
  
Por favor aclarar éstas dudas en la ventanilla cuando se les esté atendiendo 
  
Gracias 
  
  
Atentamente 
  
LC Dulce María Montes G 
CIV 
Aclaraciones 
5657 4155 EXT. 
  
  
  

De: Rocío Gamiño [mailto:rocio.gamino@ecodeli.com]  
Enviado el: lunes, 22 de julio de 2019 04:19 p. m. 
Para: Dulce María Montes González (Aclaraciones) <montesd@sanborns.com.mx>; Esther Martinez 
<martineze@sanborns.com.mx> 
Asunto: RV: Escáner Sanborns***CHEQUES**ECODELI 
Importancia: Alta 
  
Estimada Dulce Maria Gusto en saludarla , en días pasados ingresamos estas facturas aclaraciones , me indicaron que 
estas facturas fueron pagadas por cheque , mi pregunta y para descartar toda posibilidad ya que  tenemos desde 
principios de este 2019 Enero que no percibimos Cheques todo es por medio de TFE , solo nos interesa saber si estos 
cheques fueron programados en VIADUCTO para  PASAR A RECOGERLOS , en sus aclaraciones indican que fueron 
elaborados en Abril y Mayo quedo al pendiente de su gran apoyo saludo cordiales.. 
  

De: Luz Regina Machuca <auxiliarcxc@ecodeli.com>  
Enviado el: lunes, 22 de julio de 2019 09:35 a. m. 
Para: rocio.gamino@ecodeli.com 
Asunto: Escaner Sanborns 
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Hola Chio te anexo las facturas escaneadas de Sanborns, en un momento te las bajo.  
  
Saludos.  
************************************************************************************** AVISO DE 
CONFIDENCIALIDAD: Este correo electronico, incluyendo en su caso, los archivos adjuntos al mismo, pueden contener 
informacion de caracter confidencial y/o privilegiada, y se envian a la atencion unica y exclusivamente de la persona y/o 
entidad a quien va dirigido. La copia, revision, uso, revelacion y/o distribucion de dicha informacion confidencial sin la 
autorizacion por escrito de Sanborns esta prohibida. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo, 
favor de contactar al remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, 
asi como cualesquiera copia del mismo. Mediante la recepcion del presente correo usted reconoce y acepta que en caso 
de incumplimiento de su parte y/o de sus representantes a los terminos antes mencionados, Sanborns tendra derecho a 
los daños y perjuicios que esto le cause. CONFIDENTIALITY NOTICE: This e-mail message including attachments, if any, is 
intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and /or privileged material. 
Any review, use, disclosure or distribution of such confidential information without the written authorization of 
Sanborns is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all 
copies of the original message. By receiving this e-mail you acknowledge that any breach by you and/or your 
representatives of the above provisions may entitle Sanborns to seek for damages.  
************************************************************************************** AVISO DE 
CONFIDENCIALIDAD: Este correo electronico, incluyendo en su caso, los archivos adjuntos al mismo, pueden contener 
informacion de caracter confidencial y/o privilegiada, y se envian a la atencion unica y exclusivamente de la persona y/o 
entidad a quien va dirigido. La copia, revision, uso, revelacion y/o distribucion de dicha informacion confidencial sin la 
autorizacion por escrito de Sanborns esta prohibida. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo, 
favor de contactar al remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, 
asi como cualesquiera copia del mismo. Mediante la recepcion del presente correo usted reconoce y acepta que en caso 
de incumplimiento de su parte y/o de sus representantes a los terminos antes mencionados, Sanborns tendra derecho a 
los daños y perjuicios que esto le cause. CONFIDENTIALITY NOTICE: This e-mail message including attachments, if any, is 
intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and /or privileged material. 
Any review, use, disclosure or distribution of such confidential information without the written authorization of 
Sanborns is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all 
copies of the original message. By receiving this e-mail you acknowledge that any breach by you and/or your 
representatives of the above provisions may entitle Sanborns to seek for damages.  
************************************************************************************** AVISO DE 
CONFIDENCIALIDAD: Este correo electronico, incluyendo en su caso, los archivos adjuntos al mismo, pueden contener 
informacion de caracter confidencial y/o privilegiada, y se envian a la atencion unica y exclusivamente de la persona y/o 
entidad a quien va dirigido. La copia, revision, uso, revelacion y/o distribucion de dicha informacion confidencial sin la 
autorizacion por escrito de Sanborns esta prohibida. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo, 
favor de contactar al remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, 
asi como cualesquiera copia del mismo. Mediante la recepcion del presente correo usted reconoce y acepta que en caso 
de incumplimiento de su parte y/o de sus representantes a los terminos antes mencionados, Sanborns tendra derecho a 
los daños y perjuicios que esto le cause. CONFIDENTIALITY NOTICE: This e-mail message including attachments, if any, is 
intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and /or privileged material. 
Any review, use, disclosure or distribution of such confidential information without the written authorization of 
Sanborns is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all 
copies of the original message. By receiving this e-mail you acknowledge that any breach by you and/or your 
representatives of the above provisions may entitle Sanborns to seek for damages.  
************************************************************************************** AVISO DE 
CONFIDENCIALIDAD: Este correo electronico, incluyendo en su caso, los archivos adjuntos al mismo, pueden contener 
informacion de caracter confidencial y/o privilegiada, y se envian a la atencion unica y exclusivamente de la persona y/o 
entidad a quien va dirigido. La copia, revision, uso, revelacion y/o distribucion de dicha informacion confidencial sin la 
autorizacion por escrito de Sanborns esta prohibida. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo, 
favor de contactar al remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, 
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asi como cualesquiera copia del mismo. Mediante la recepcion del presente correo usted reconoce y acepta que en caso 
de incumplimiento de su parte y/o de sus representantes a los terminos antes mencionados, Sanborns tendra derecho a 
los daños y perjuicios que esto le cause. CONFIDENTIALITY NOTICE: This e-mail message including attachments, if any, is 
intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and /or privileged material. 
Any review, use, disclosure or distribution of such confidential information without the written authorization of 
Sanborns is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all 
copies of the original message. By receiving this e-mail you acknowledge that any breach by you and/or your 
representatives of the above provisions may entitle Sanborns to seek for damages.  
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