
 
Buenas tardes
 
Adjunto los documentos solicitados para tramitar el crédito y podamos
seguir trabajando gracias.
 
Saludos….

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
De: Eunice Rosalia Delgadillo Pola
Enviado el: jueves, 9 de enero de 2025 12:27 p. m.
Para: ecodelicfdi@gmail.com; Aglae Merahi Flores Cruz
<cobranzagdl@sanirent.com.mx>
Asunto: RE: Comprobante Fiscal Digital (Ecodeli)
 
Buenas tardes
 
Arq. Javier Alejandro
 
Pido su apoyo para poder realizar la transferencia el día lunes 13 de
Enero 2025  agradezco su atención
 
Saludos…
 
 



 

 
De: Ecodeli Comercial <ecodelicfdi@gmail.com>
Enviado el: miércoles, 8 de enero de 2025 12:38 p. m.
Para: Aglae Merahi Flores Cruz <cobranzagdl@sanirent.com.mx>;
Eunice Rosalia Delgadillo Pola <ventas.occidente@sanirent.com.mx>
Asunto: Comprobante Fiscal Digital (Ecodeli)
 
Estimado Cliente: Por este medio, enviamos nuestro Comprobante
Fiscal Electronico No: FacturaE GDL108610, que sera despachada a la
brevedad. Este documento es fiscal y puede registrarlo para iniciar el
proceso del pago. ¡Muchas gracias por su preferencia!
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